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Ant_;ela Nehrkorn

e Y e,

Von: Schlimper, Dirk <Dirk.Schlimper@landkreis-mittelsachsen.de>

Gesendet: Montag, 24. August 2015 13:15

An: Angela Nehrkorn

Betreff: WG: K 8391 Kralapp Ersatzneubau der Gewdlbebogenbriicke[AntiVir
checked]

Von: Frank Bdhnke [mailto:liegenschaften@regionaleisenbahn.de]
Gesendet: Mittwoch, 22. Juli 2015 15:45

An: Schlimper, Dirk
Cc: Weber, Frank
Betreff: K 8391 Kralapp Ersatzneubau der Gewdlbebogenbriicke

Unser Az 6-6629-202 Kralapp Ersatzneubau Gewdlbebogenbrlicke K 8391
Sehr geehrter Herr Schlimper,

im Nachgang zu dem Vororttermin mit unserem Herrn Weber und dem bereits
gefihrten Schriftverkehr kénnen wir nunmehr detailliertere Ausfliihrungen
zu den Zustdndigkeiten treffen.

1. Was den Grunderwerb angeht, ist unser Verpadchter, die DB Netz AG
alleine zustandig. Im Rahmen der Regelungen des Pachtvertrages werden
wir seitens der DB Netz AG um eine Stellungnahme gebeten.

2. Anders verhalt es sich mit der Prufung der mdglichen Auswirkungen auf
die von uns gepachtete Strecke. Wie Herr Weber in seiner Mail vom
10.4.2015 an Sie ausgefuhrt hat, priift die DRE in eigener Zustdndigkeit
ihr Bauvorhaben und unterrichtet hiervon die DB Netz AG. Inwieweit durch
Ihre geplante Baumafinahme Auswirkungen auf die Standsicherheit und
Aufnahmefahigkeit unseres westlich gelegenen Brilickenbauwerks liber die
Eisenbahnstrecke zu erwarten sind und welche ggf. erforderlichen
Maffnahmen zu treffen sind, lasst sich nur durch weitere Priifungen
klaren. Hierzu wird sich Herr Weber mit Ihnen zeitnah in Verbindung
setzen.

In unserer Mail vom 6. Oktober 2014 andas Ingeneurbliro CIC hatten wir fur
den Vororttermin Kosten in Hb&he von 554,00 € netto benannt. An wen senden
wir die Rechnung und sollen wir auf der Rechnung noch irgendwelche Buchungs-
und Aktenzeichen angeben?

Mit freundlichen GrufRRen

im Auftrag Frank Bdéhnke
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